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Angelica Mosquera

De: mauricio.alvarez <mauricio.alvarez@gruposeguro.net>
Enviado el: domingo, 09 de septiembre de 2018 23:42
Para: Angelica Mosquera; asistentecomercialcuenca@gmail.com
Asunto: Re: EMISION POLIZA ASISTENCIA MEDICA FRANCISCO EUGENIO CALDERON CORDERO

Angélica querida.

Ratificó lo manifestado verbalmente.

Luego.de lanreunion mantenida con el cliente me participó que un incremento en el costo le saca de su presupuesto. Motivo por el cual le participó que no se
renovará está póliza.

Saludos

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

-------- Mensaje original --------
De: Angelica Mosquera <angelica.mosquera@gruposeguro.net>
Fecha: 6/9/18 11:17 (GMT-05:00)
Para: asistentecomercialcuenca@gmail.com
Cc: 'Mauricio Alvarez' <mauricio.alvarez@gruposeguro.net>
Asunto: EMISION POLIZA ASISTENCIA MEDICA FRANCISCO EUGENIO CALDERON CORDERO

Buenos días mi Estimados:

Por favor su gentil ayuda indicándonos que paso con la emisión de la póliza del cliente en mención, la cual se ha solicitado el 09 de julio y no tenemos ninguna
respuesta.
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Estamos tratando de comunicarnos con usted, pero es imposible nos cortan la llamada.

Por favor sus comentarios urgente

Angelica Mosquera

Grupo Seguro

Haga clic aquí con el botón secundario para descargar imágenes.
Para ayudar a proteger la confidencialidad, Outlook evitó la
descarga automática de esta imagen de Internet.
Adobe Systems

VEGAMON S.A.

Telf: 2883520 ext. 106


